
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM KARAHÜSEYİNLİ ORTAOKULU 8.SINIF ÜNLÜLER KARMASI JETT PERFORMAN İZLEME-115 211 219 2224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,88 7 3 5,60 6 3 5,58 5 3 3,88 6 8 3,64 9 8 6,71 44 31 33,29 297,240

Okul Ortalaması 8 11 4,53 6 4 4,24 6 3 4,51 4 5 2,20 4 9 0,58 7 10 3,24 33 42 19,30 249,450

KATILIMLAR

1 20 BÜŞRA YILDIRIM 8B 15 5 13,33 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 5 6 3,00 10 10 6,67 51 30 41,01 321,037 1 1 50 50 845
% 38

2 67 FATMANUR YAMAN 8B 12 8 9,33 10 0 10,00 8 1 7,67 1 6 -1,00 4 5 2,33 6 9 3,00 41 29 31,33 287,135 2 2 83 85 1130
% 51

3 71 LİVANUR DAYANMAZ 8B 11 9 8,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 2 9 -1,00 8 9 5,00 46 32 35,34 284,608 3 3 85 88 1148
% 52

4 0 ŞAHİN ŞAHİN 8B 8 12 4,00 9 1 8,67 9 1 8,67 2 5 0,33 3 12 -1,00 12 7 9,67 43 38 30,34 277,274 4 4 95 98 1211
% 54

5 56 EDANUR ÇELİK 8A 5 12 1,00 6 3 5,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 7 3,67 7 9 4,00 39 36 27,01 263,669 1 5 111 115 1329
% 60

6 25 MELİH EĞRİ 8B 10 10 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 4 15 -1,00 8 12 4,00 41 48 25,00 261,435 5 6 116 121 1353
% 61

7 0 KUTUKKNAĞA ŞE N 8B 9 11 5,33 5 5 3,33 9 1 8,67 3 7 0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 39 51 22,00 258,607 6 7 121 127 1378
% 62

8 23 ERAY CAN ALBAYRAK 8B 9 11 5,33 2 7 -0,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 14 1,33 8 12 4,00 38 51 21,00 257,738 7 8 122 128 1393
% 63

9 0 CESUR BAŞ 8A 12 8 9,33 7 3 6,00 4 6 2,00 0 2 -0,67 4 15 -1,00 6 14 1,33 33 48 16,99 248,501 2 9 130 137 1483
% 67

10 75 NURBANU POLA T 8A 9 8 6,33 6 2 5,33 2 4 0,67 2 6 0,00 3 8 0,33 6 9 3,00 28 37 15,66 246,282 3 10 133 140 1497
% 67

11 22 ENES EYLENCE 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 10 3,67 5 12 1,00 30 54 12,00 233,127 4 11 155 163 1627
% 73

12 26 METE YAVUZ 8A 6 11 2,33 5 5 3,33 3 6 1,00 1 6 -1,00 0 1 -0,33 6 8 3,33 21 37 8,66 223,677 5 12 162 170 1712
% 77

13 70 İREM TÜRK 8A 2 8 -0,67 3 3 2,00 3 1 2,67 3 6 1,00 0 1 -0,33 5 5 3,33 16 24 8,00 215,140 6 13 171 179 1800
% 81

14 29 TUANA KARGA 8A 3 17 -2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 11 2,33 19 58 -0,34 192,733 7 14 193 201 2083
% 94

15 24 KAAN ALDEM İR 8A 4 15 -1,00 3 6 1,00 3 6 1,00 3 6 1,00 2 15 -3,00 2 16 -3,33 17 64 -4,33 170,725 8 15 204 212 2205
% 99
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